carlos.pardo@trazia.net

De: postventa.gdpa@gmail.com
Enviado el: viernes, 8 de abril de 2022 11:32
Para: carlos.pardo@trazia.net
Asunto: RE: TRAZIA FORMACION

Buenos dias Carlos,

Muchas gracias por los datos. Ya le he pasado la nota a Alberto para que le haga la transferencia.

Un saludo.

Victor
Departamento de Postventa - PC Renting - La Casa Azul

Poligono Industrial “Los Pocicos” Nave 2
Ctra. N 332 Km 11

Cuevas del Almanzora, 04610 Almeria.
https://goo.qgl/maps/2pdG86bB4248fFgX9

TIf, WhatsApp, Telegram: 650 782 728 / postventa.gdpa@gmail.com
Horario de atencion al publico: Lunes a Viernes de 08:00-15:00

Saludos

Victor

De: carlos.pardo@trazia.net <carlos.pardo@trazia.net>
Enviado el: jueves, 7 de abril de 2022 11:56

Para: postventagdpa@gmail.com

Asunto: TRAZIA FORMACION

Buenos dias Victor,

Conforme hemos hablado por teléfono, te adjunto los datos de cuenta bancaria para proceder al abono del importe
pagado por la maquina HP Laserjet MFP M775

IBAN ES09 3183 4600 8010 1329 2022 DE ARQUIA BANCA.
Un saludo.

Un saludo.

Carlos Pardo

Arquitecto
www.trazia.net



